SALSIS-0006725-2016 del 20/07/2016 12:48:34

segreteria generale

Da: Stefano Oricchio [soricchio@salernoenergia.it]

Inviato: mercoledi 20 luglio 2016 11.38
A: segreteria@salernosistemi.it

Oggetto: Fwd: ESITO PROCEDURA SEMPLIFICATA DI INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO PER IL
SERVIZIO DI RIFORNIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE AGLI UTENT! DELLA LOCALITA' GIOVI MONTENA DI
SALERNO CIG: Z381AA0OBBB

Allegati: 20-07-2016_10_50_45_OUT_SALSIS-0006719-201 6CASELLARIO_PROCURA_DI_SALERNO_. pdf; Posta Salerno
Energia - RDO.pdf

H

From: Stefano Oricchio

Sent: Wednesday, Jul 20, 2016 12:30 PM E

To: Leonardo Giliberti

Cc: segreteria@salernoenergia.it, gcoscia@salernoenergia.it; Gabriella Sparano

Subject: ESITO PROCEDURA SEMPLIFICATA DI INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO PER IL
SERVIZIO DI RIFORNIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE AGLI UTENTI DELLA LOCALITA' GIOVI MONTENA DI
SALERNO CIG: Z381AA0BBB

Gentile Ingegnere Giliberti,

con la presente Le trasmettiamo 1l'offerta acquisita al protocollo
di Salerno Sistemi n. 6719 della data odierna e pervenuta nel
rispetto e nei tempi previsti dalla richiesta di offerta inviata ‘.
in data 14/07/2016 e avente come data ultima di scadenza lunedi
18/07/2016 ore 12.00.

Si precisa che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 36 comma 2,
lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, l'importo del servizio da
affidare rientra tra i servizi ad affidamento diretto da motivare
adeguatamente.

Al fine di fornire un'adeguata motivazione, alla luce anche della
proposta di linee guida da parte dell'Autorita Nazionale
Anticorruzione, lo scrivente settore ha provveduto alla richiesta -
di offerta ad almeno n. 3 operatori economici presenti sul
territorio cittadino onde consentire una valutazione circa
l'adeguatezza e la congruita delle offerte che sarebbero
pervenute.

La richiesta di offerta & stata inviata ai seguenti operatori
economici:

a) Humanitas Salerno;
b) Rete Solidale;
c) La Solidarieta (fornitore uscente).

Dei tre invitati solo il fornitore sub lettera c),"La
Solidarieta"”, ha presentato offerta con un ribasso pari all'l,5 %
per cento rispetto al prezzo a base di asta per un importo di
aggiudicazione pari ad € 35.460,00 (Euro
trentacinquemilaquattrocentosessanta/00).
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Tanto cid premesso, si informa anche che in data odierna si & provveduto a 3
trasmettere alla segreteria generale di Salerno Sistemi la relativa modulistica 3
al fine della verifica dei requisiti autocertificati dall'operatore economico :
che ha presentato 1l'offerta allegata.

Cordiali saluti.

~ dr Stefano Oricchio
Ufficio Acquisti e Appalti

Salernog) Energia
Holding
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Questo documento & ad uso esclusivo del destinatario.

Le informazioni contenute nel presente messaggio e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione
e/o copia da parte di terzi & proibita e pud costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare
immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questo messaggio.

Ringrazio per la cortese collaborazione.

]

dr Stefano Oricchio
Ufficio Acquisti e Appalti
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